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ASOCIACION DE MUNICIPALIOADES PARA LA
SEGUIIDAD CIUDADANA DE LA ZONA CRIENTE

Asociacién de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana en la Zona Oriente

RUT: 65.118.035-K
Avenida Las Condes N°14.891, Las Condes
Fono: (562) 2482 3000

Fecha Emision: 08/07/2016
Fecha Entrega: 18/07/2016

ORDEN DE COMPRA N° 14

Forma de Pago CONTADO
Centro de Costo ADMINISTRACION

Proveedor UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE INACAP
RUT 72.012.000-3 Contacto Roxana Martinez Burgos
Direccion San Ignacio de Loyola N°135 Telefono
Comuna Santiago
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QLU 9 DAD ) RIF )
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| OPEO71 3 Capacitacion 126,000 378,000
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Observaciones: Curso para 3 personas
Sandro caceres
Gonzalo Orellana y Jaime SalaZar

4&1 y Logistica

Entregar Factur. Depto. de Adminis,

Mary Garmen Cabrera C.
Jefa de Adm y_Abasteeﬁﬁleﬁtq:
1 i

]

Sub Total $ 378,000 ‘
Descuento 1  § -
Sub Total Neto % 378,000 [
IVA19% § = |
el % $ o |
TOTAL $ 378,000

mWnlo Vilches
Directerade-Administracion

allardo Pinto
Diréctora ControMnterno Subrogante

Autorizacién Presupuesto

Usuario : jsi

Cuenta L: U
Centro Costo Vil |
Ve B°® =7~




UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE-.CHILE INACAP

DIPLOMADOS Y CURSOS DE CAPACITACION m Naca P

fono:24723439 rmartinezb@inacap.cl
http://www.inacap.cl/capacitacion

i SOLICITUD DE INSCRIPCION - EMPRESAS

m eXCEL BASICo

FECHA INICIO 23 de julio de 2016 | CUPOS SOLICITADOS

DATOS SOLICITANTE
EMPRESAT) Bl

Asociacion de Municipaidades paral Seguridad Ciudadana en la Zona Oriente

Razén Social

Giro Empresa Otras actividades no especificada

Direccién Av. Las Condes N° 14891

Regidn Metropolitana |Comuna |Las Condes

Mail

Fono (562 ) 24823000

oTIC [RuTOTIC  65.118.035-
CONTACTOEMPRESATE

RUT 12.871.961-K |Fono |(+562) 24823020 Anexo 120
Cargo Jefa de Administracion y logistica

Mail mcabrera@lobarnecheaseguridad.cl

N° Nombre 7 Rut Fno Correo F. Sence
1 Jaime Salazar llabaca 7.108.634-8
2 Sandro Caceres Vasquez 13.604.932-1
3| Gonzalo Orellana Aqueveque 16.643.860-0
-Esremmmmmﬂmm

abierfos, presenciales o e-learning). Inscripcién que serd concretada sélo sila empresa envia la Orden de Compra respectiva.

- Este documento no asegura la reserva de cupos en los cursos solicitados por la empresa.

- INACAP asegurara la reserva del cupo e inscripcion en el curso, una vez que la empresa envie la Orden de Compra y el efecutivo respectivo de INACAP
Capacitacion confirme dicha inscripcion, tomando en consideracion la disponibilidad de espacio en sala.

- Esta actividad de capacitacién no es conducente a olorgamiento de un tituio profesional o técnico con grado académico.

- En caso de no contar con el quorum minimo de alumnos, INACAP podré postergar o suspender la realizacién del curso. En ese caso, la empresa s6lo debera
enviar una nueva Orden de Compra (cambiando los datos de efecucion del curso), ya que no serd necesario reenviar esta solicitud nuevamente.



Jaime Salazar
#

De: Roxana Martinez Burgos <rmartinezb@inacap.cl>
Enviado el: viernes, 08 de julio de 2016 16:36

Para: Jaime Salazar

Asunto: RE: curso excel basica

Importancia: Alta

Las capacitaciones son exenta de IVA.
El descuento es siempre desde 3 personas que inscriba la empresa.

Convenios y descuentos

Descuentos a Empresas y Particulares

« 30% de descuento: Alumnos y Ex alumnos de Educacion Superior. Universidad Tecnoldgica de
Chile INACAP (Inscripcion Particulares)

« 15% de descuento: Por inscripcion anticipada. Hasta 30 dias antes del inicio del curso o diplomado
(Inscripcion Empresas y Particulares)

» 10% de descuento: Empresas que inscriban 3 o mas participantes en un mismo curso
(Pertenecientes a empresa con el mismo RUT)

« 10% de descuento: Ex alumnos de Capacitacion INACAP (Inscripcion Particulares)

Esto significa que si el curso cuesta $140.000.- por participante e inscribe a 3 participantes queda $126.000.- por

participante.

Atte.,

Roxana Martinez Burgos

Ejecutiva Comercial

Inacap

“.an Ignacio 135

Santiago Centro, Stgo.

Fono: 56-2-24723439 — 95422501 - 77486967

www.inacap.cl
=

@f ) Minacap

ARLOS
A d FORMARDO A LOS PROFESIONALES
'G‘\;l ’:g‘ QUE CHILE NECESITA
sl Snpd)

De: Jaime Salazar [mailto:jsalazar@lobarnecheaseguridad.cl]
Enviado el: viernes, 08 de julio de 2016 16:25

Para: Roxana Martinez Burgos <rmartinezb@inacap.cl>
Asunto: RV: curso excel basica

Estimada, disculpe las molestia
El valor del curso por persona cuanto es
Existe algtin descuento por las 3 personas



