29 AMSZO

ASOCIACION DE MUNICIPALIOADES PARA LA
SEGUAIDAD CIUCADANA DE LA ZONA CRIENTE

Asociacion de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana en la Zona Oriente

RUT: 65.118.035-K

Avenida Las Condes N°14.891, Las Condes Fecha Emision: 26/07/2016
Fono: (562) 2482 3000 Fecha Entrega: 10/08/2016

ORDEN DE COMPRA N° 38

Forma de Pago CONTADO
Centro de Costo MOTOS

Proveedor ACOPLADOS AEROVAN S.A.
RUT 77.320.670-8 Contacto Ana Rojas
Direccion Santa Elena N°1135 Telefono 973316010
Comuna Huechuraba
ODIGO DAD D RIPCIO o AL
ARIO OTA
OPE069 2 Rampla soporte 340 kg. 67143 134,286
Observaciones:
Sub Total $ 134,286
Descuento 17 § -
Entregar Facturas en Depto. de Administracion y Logistica j/’”ﬂ_’ Sub Total Neto $ 134,286
Av. El Rodeo N°13.541, C na de Lo Barnechea /gn IVA19% $ 25,514
Fono: (562) 2482 ";23’ ) i Ret. 10% & -
Horario de Atencion: Lunes aViernes de 08:30 a 14:00 frs. TOTAL $ 159,800
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Mary Carmen Cabrera

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Mary Carmen, buenas tardes.

Asunto: COTIZACION

Estimados,

Les agradeceré enviarme cotizacion

Muchas gracias.
Cordiales saludos,

Mary Carmen Gabreira

Ana Rojas <vitacura@aerovan.cl>
viernes, 10 de junio de 2016 13:44
'‘Mary Carmen Cabrera'

RE: COTIZACION

lefa de Administracion y Logistica

Direccion de Administracion y Finanzas

Fano: (+562) 2482 3020
Anexo: 120

Av. El Radeo 13.541 Interior, Lo Barnechea

mw.'.lobarnecheasegurldad.ci

2y Antes de imprimir, piensa en el Medio Amt

Libre de virus.

por una rampla de aluminio param

Jente: revisa siempre €l documento y

Estimada la rampa que usted solicita es para 750 libras y tiene un valor de

$ 79.900 c/iva.

Quedo a la espera de sus comentarios
Atentamente

Ana Rojas

+569 73316010

De: Mary Carmen Cabrera [mai1to:mcabrera@lobarnecheaseguridad.cl]
Enviado el: viernes, 10 de junio de 2016 13:19
pPara: vitacura@aerovan.cl

otoy agradeceré indicar cuantos kilos soporta.

hazlo preferentemente en doble cara o en papel borrador.
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