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Asociacion de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana en la Zona Oriente
RUT: 65.118.035-K
Avenida Las Condes N°14.891, Las Condes Fecha Emision: 24/08/2016

Fono: (562) 2482 3000 Fecha Entrega: 15/09/2016

ORDEN DE COMPRA N° 77

Forma de Pago CREDITO 30 DIAS
Centro de Costo ADMINISTRACION GENERAL

EVENTOS Y PRODUCCIONES ALEJANDRO ARRIAGADA GARRIDO E.IR.I

Proveedor

RUT 76.088.039-6 Contacto
Direccion Hernan Cortes N°2675 Telefono
Comuna Providencia

VALOR

DESCRIPCION UNITARIO

ADMOT71 1 Vallas Papales - 170000 170,000

Observaciones: Arriendo de Vallas Papales Desde el 15-09-2016 hasta 19 -09-2016
Ambos dias inclusive.
Ubicacion Medialuna Lo Barnechea . Sub Total $ 170,000
Cierre de Container de Carabineros. Descuento 1§ -

Entregar Facturas en.Depta.gde Administracion y Logistica Sub Total Neto $ 170,000
Av. El Rodeo N5 ECiaaie Lo Barngchea IVA19% $ 32,300
Fono: (562) 248 Ret. 10% $ -

Horario de jon: peg Viernesya 0840 a 14:00 hrs. TOTAL $ 202,300
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Jaime Salazar
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De: Alejandro Arriagada <alejandro.arriagada@hotmail.com>
Enviado el: martes, 23 de agosto de 2016 22:58

Para: Jaime Salazar

Asunto: Re: descuento

Estimado, como estas.

No hay problema con el descuento del 15%.
Quedaria entonces en 170.000 + IVA.

Me cuentas cualquier duda.

Slds.

Alejandro Arriagada G.
www.aldproducciones.cl
Productor General
Cel:+56992188980

De: Jaime Salazar <jsalazar@lobarnecheaseguridad.cl>
Enviado: martes, 23 de agosto de 2016 16:47

Para: alejandro.arriagada@hotmail.com

Asunto: RV: descuento

Estimado Sefior

Solicito a usted realizar un 15 % de descuento por el arriendo de las vallas papales
Solicitadas con anterioridad para el arriendo en el mes de Septiembre en el sector de
La medialuna de lo Barnechea.

Atento a sus comentarios.

Jaime Salazar llabaca
Asistente de Abastecimiento

~ 7 : Direccion de Administracion y Finanzas
A\ LoBarnechea ,
Fono: (+562)24823023
seguridad Ao
nexo: 123

Av. El Rodeo 13.541 Interior, Lo Barnechea
www.lobarnecheasequridad.cl

25 Antes de imprimir, piensa en el Medio Ambiente: revisa siempre el documento y hazlo

preferentemente en doble cara o en papel borrador.

De: Alejandro Arriagada [mailto:alejandro.arriagada@hotmail.com]
Enviado el: viernes, 19 de agosto de 2016 1:43

Para: Jaime Salazar <jsalazar@lobarnecheaseguridad.cl>

Asunto: Re: cotizacidn

Estimado como estas,
Lo que solicitas saldria 200.000 + IVA con todos los carifios.



