5 AMSZO

’ aocun ¥ OF MUMICITALIDADES PARA LA
RO ADAMA OF LA TONA GRIENTE

Asomacaén de Municipalidades para Ia‘Segdi"‘ldad Ciudadana en la Zona Oriente

RUT: 65.118.035-K
Avenida Las Condes N°14.891, Lo Barnechea
Fono: (562) 2482 3000

Fecha Emision: 03/04/2017
Fecha Entrega: 03/05/2017

ORDEN DE COMPRA N° 220

BANOS QUIMICOS BIOSAN SPA

Forma de Pago CONTADO
Centro de Costo ADMINISTRACION GENERAL

Proveedor
RUT 77.825.490-5 Contacto Lissette Caceres
Direccién Llano Subercaseaux N°4005, Oficina 501 Telefono (562) 2555 3000
Comuna San Miguel
OR ALO
QD @ DAL [ R 0
ARIO O
. ADMO065 2 Limpieza Fosa 75000 150,000
|
|
Observaciones:
Sub Total $ 150,000
Descuento1 § - ‘
|
Entregar Facturas en Depto. de Administracion y Logistica Sub Total Neto $ 150,000
Av. El Rodeo N°13.541, Comuna de Lo Barnechea IVA19% $ 28,500
Fono: (562) 2482 3023 Ret. 10% $ -
TOTAL $ 178,500

Horario de teqcién: Lunes a Viernes de 08:30 a 14:00 hrs.
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BI®@SAN

BANDOS PORTATILES
N° 1950/17
Santiago, 2 de Marzo de 2017

Seiiores
Presente.

Estimado Sefior:
Tengo el agrado de cotizar el valor de limpieza de fosa en

Regiéon Metropolitana.

VALOR LIMPIEZA DE FOSA 3000 Lts. $ 75.000

Valor no incluye I.V.A.

Programar limpieza con anticipacion.
Se solicita Orden de Compra.

Pago contra entrega.

Atentamente,

Lissette Caceres P.

“Biosan mantiene contrato con EcoRiles S.A. para la descarga de residuos en planta de tratamiento y

autorizado para el transporte de ellos segiin resolucion N° 156905/07 Seremi de Salud”

L.LANO SUBERCASEAUX 4005 OF 501 SAN MIGUEL - FONO-FAX 2555 3000
www.biosan.cl




Veronica Sandoval Padilla

De: Biosan SpA <info@biosan.cl>
Enviado el: lunes, 3 de abril de 2017 10:36
Para: "Verdnica Sandoval Padilla'
Asunto: RE: cotiz fosa

Si el mismo valor

Atte.

Lo Barnecrhea

(@)l

Lissette Cdceres P.
Fono / 02 25553000

105 Bi®sAN

BANDS PORTATILES

De: Verdnica Sandoval Padilla [mailto:vsandoval@Ilobarnecheaseguridad.cl]
Enviado el: lunes, 03 de abril de 2017 11:32

Para: 'Biosan SpA'

Asunto: RE: cotiz fosa

Estimada,

Junto con saludar quisiera saber si el valor de 75000 mil pesos écorresponde también a la fosa que se encuentra en
camino a farellones KM. 11.27.

Quedo atenta a sus comentarios,

Saludos Cordiales,

Veronica Sandoval Padilla
Asistente de Administracion y Logistica
Direccion de Administracion y Finanzas

Fono: (+562) 2482 3020
Av. El Rodeo 13.541 Interior, Lo Barnechea
www.lobarnecheaseqguridad.cl

2 Antes de imprimir, piensa en el Medio Ambiente: revisa siempre el documento y hazlo preferentemente en doble cara o en papel barrador.

De: Biosan SpA [mailto:info@biosan.cl]

Enviado el: jueves, 30 de marzo de 2017 17:37

Para: 'Verdnica Sandoval Padilla' <vsandoval@lobarnecheaseguridad.cl>
Asunto: cotiz fosa

Adjunto cotizacion



