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A SZO

ASOLILCIIN BE MUMCIPALIDADTS PARA LA
AFGLUMDAD CIUDADANA DE LA ZOMA ORIENTE

Asociacion de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana en la Zona Oriente

RUT: 65.118.035-K
Avenida Las Condes N°14.891, Lo Barnechea Fecha Emision: 17/10/2017
Fono: (5662) 2482 3000 Fecha Entrega: 17/11/2017

ORDEN DE COMPRA N° 338

Forma de Pago CONTADO
Centro de Costo ADM OPERACIONES

COMERCIAL DORIAN LIMITADA

Proveedor
RUT 82.320.100-1 Contacto Rosa Contreras
Direccién Av. Luis Tayer Ojeda 95L.5 Telefono 222015192
Comuna Providencia
alh 9 DAD ) RIF () ALOR ALOR
ARIO OTA
QOPE104 ~ 100 Parche de quemadura (parafina) - 504| $ 50,400
B $ -8 &
B $ -18 -
$ -1 8 &
. B $ A [ £
$ -1 8 5
$ -18 g
B $ -8 2
$ - 8 %
$ -1 8 <
B $ -8 &
$ -1 8 e
$ -1 8 "
$ -1 8 =
Observaciones:
Sub Total $ 50,400
Descuento1 § -
Entregar Facturas en Depto. de Administracion y Logistica Sub Total Neto $ 50,400
Av. El Rodeo N°13.541, Comung de Lo Barnechea IVA19% § 9,576
Fono: (562) 2482 3023- "‘”N'C”’*‘tfoq Ret. 10% $ -
SI\08:30 a 14:00 hrs. TOTAL § 59,976
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Veronica Sandoval Padilla

De:

Enviado el:
Para:

Asunto:

Datos adjuntos:

Estimada VERONICA

Biomed Las Condes <locall@biomed.cl>
viernes, 22 de septiembre de 2017 18:36
vsandoval@lobarnecheaseguridad.cl
COTIZACION

LISTA PRIMEROS AUXILIOS xlsx

Junto con saludar y atender. Se envia cotizacion:

- Solo trabajamos estos articulos:

- Vendaje elastica 10 cm x 4mts tiene un valor de $ 3.180 c/u (IVA INCLUIDO).
- Parche jelonet (parafina para quemados) tiene un valor $ 600 c/u (IVA INCLUIDO)
- Vendaje elasticado de algodon de 10 cm x 4 m , tiene un valor de $ 600 c/u (IVA INCLUIDO)

Saludos

Atentamente,

Rosa Contreras

Maria Bastias

Liz Silva

BIOMED Las Condes

Las Condes 9050, Las Condes
Fono 2 2201 5192

Fax: 222010403

Email: local1@biomed.cl
Pagina Web: www.biomed.cl

----- Original Message -----
From: Biomed
To: locall@biomed.cl

Sent: Friday, September 22, 2017 5:43 PM

Subject: RV: COTIZACION

De: Verdnica Sandoval Padilla [mailto:vsandoval@lobarnecheaseguridad.cl]
Enviado el: Viernes, 22 de Septiembre de 2017 17:22

Para: biomed@biomed.cl
Asunto: COTIZACION

Estimados,

Junto con saludar, quisiera cotizar la lista adjunta de insumos de primeros auxilios.

Quedo atenta a sus comentarios.

Saludos Cordiales,




