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Asociacion de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana en la Zona Oriente

RUT: 65.118.035-K

Avenida Las Condes N°14.891, Lo Barnechea Fecha Emision: 23/01/2018
Fono: (562) 2482 3000 Fecha Entrega: 23/02/2018

ORDEN DE COMPRA N° 378

Forma de Pago CREDITO 30 DIAS
Centro de Costo PATRULLAS

Proveedor PIAMONTE S.A.
RUT 96.642.160-6 Contacto
Direccién IRARRAZAVAL Telefono
Comuna Nufioa
VALOR VALOR
CODIGO CTDAD. DESCRIPCION UNITARIO TOTAL
OPE125 1 Tapiceria, asientos y respaldos 100000| $ 100,000
OPE126 1 Cambio equipo inversor 490000| $ 490,000
QOPE127 1 Toldo 126050| $ 126,050
__ADMO39 kR Reparacion 70000( $ 70,000
(T - $ -8 -
$ -1 8 =
R RS - - . s -l -
$ -1 8 -
Y, $ ull I :
$ -1 % -
$ -1 $ 2
$ -1 3 -
N S $ ll I __ =
$ -| $ -
Observaciones: Reparacion 2 escritorios
Sub Total $ 786,050
|Descuento 1 § -
Entregar Facturas en Depto. de Administracién y Logistica Sub Total Neto $ 786,050
Av. El Rodeo N°13.541, Comuna de Lo Barnechea IVA19% $ 149,350
Fono: (562) 2482 3023 Ret. 10% $ -
Horario de Atencion: Lunes a Viernes de 08:30 a 14:00 hrs. TOTAL $ 935,400
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Verdnica Sandoval Padilla

De: Hector Hernandez (Piamonte SA) <hhernandez@piamonte.cl>

Enviado el: iunes, 22 de enero de 2018 18:23

Para: ‘Verénica Sandoval Padilla'; mcabrera@lobarnecheaseguridad.cf; 'Rene Monsalves';
‘Hector Hernandez {Piamonte SA)’ )

cc: ‘Gonzalo Arfiagada Crespo [Piarhonte)’

Asunto: RE: COTIZACION AMZO

Estimada Veronica..
En definitiva la reparacién de la oficina mévil sale;

Toldo $'150.000.~
Reparacion de does escritorios S 70.000.-
Tapiceria asientosy respaldos $ 100.000.-
Cambio €quipo conversor $420,000.-

$ 810.000.- més IVA
153.900.-

TOTAL & 963.900.-
Saludos

Hector Hernandez D:

De: Verdnica Sandoval Padilla [mailto:vsandoval@lobarnecheaseguridad.cl}
Enviado el: iunes, 22 de-enero de 2018 15:50

Para: hhernandez@piamonte.cl

Asunto: COTIZACION

Importancia: Alta

Estimado Héctor,

Junto con saludar, favor solicito la cotizacidn co'r_respondi'ent_e a la reparacién deltoldo, para poderrealizar orden de-
compra y cuyo valor es de 150.000 mil pésos IVA incluido.

Quedo atenta a sus comentarios.
Saludos Cordiales,

Veronica Sandoval Padilla
Asistente administracion y logistica
L.o Barnechea Seguridad

Proyecio Lo Barnechea - AMSZO

Fono, {+552124823000
Av B Fodeo 13,541 Inferior, Lo Bamethea
www_iobarneche‘asequridad,ct
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Piamonte S.A. Propuesta Econémica

Avenida Irarrdzaval # 3400

Santiago, Nufioa e e ! s
Teléfono: {56) 2-2751 0200 ! Fecha 5 18-12-2017
Fax:(56) 2-2751 0212

Rut: 96.642.160-6

Email: garriagada@piamonte.cl

Nombre: ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA ZONA ORIENTE
Direccidn: Avda. Las Condes 14.891 Atencién: Marcelo Gaete
Ciudad: Santiago Fono:
RUT: 65.118.035-K Mail:
LGt e

Cantidad ; i Descripcion i “Iprecio Unitario | TotalNete &

 Reparacién OficnaMévil _' o

1 ® Tapiceriaasientosyrespaldos 'j , _ $100.000 / $100.000

1 Reparacién 2 escritorios { $70.000 $70.000

1 e CambioEquipoinversor (oW stawn \/ $490.000 J $490.000

1 Pintura y Grafica (costo Piamonte) J S %0 . .. %0

1 Cambio Toldo retracti &, 1000 law ).Ql;, $730.0000 $730,000
e ————————— i s Bt S S SR Y
;'Ng_to__" - et e

wA . $264.100




