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Asociacién de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana en la Zona Oriente
RUT: 65.118.035-K

Avenida Las Condes N°14.891, Lo Barnechea
Fono: (562) 2482 3000

CIIBADANA DF LA 2ONA CHRN WHTE

Fecha Emisién:
Fecha Entrega:

ORDEN DE COMPRA N°

25/01/2018
25/02/2018

381

Forma de Pago CREDITO 30 DIAS
Centro de Costo ATENCION A VICTIMAS

TEK-KROM ACCION GRAFICA COMPANIA LIMITADA

Proveedor

RUT 78.286.370-3 Contacto Cristian Montenegro
Direccion Apoquindo Telefono 23532900

Comuna Las Condes

VALOR

CODIGO CTDAD.

VALOR
TOTAL

DESCRIPCION

S UNITARIO
ADM118

~ ADM118 [ 12 Impresion de Calendario - 6500( § 78,000
B ADM122 | 1 |Anillado S ~ 20000| $ 20,000
$ -1 8 -
$ -1 % 7
A S R R .
B o $ -8 :
$ $ -
$ -1 § =
) S R - S s =19 =
: B ) - B IS -8 s
$ -8 L=
$ -1 8 =
S S | ] $ - Ss -
$ -] § -
Observaciones: |mpresion de calendario 12 paginas
medidas:1.57x0.90
anillado de calendario Sub Total § 98,000
|Descuento 1§ -
Entregar Facturas en Depto. de Administracién y Logistica Sub Total Neto $ 98,000
Av. El Rodeo N°13.541, Comuna de Lo Barnechea IVA19% $ 18,620
Fono: (562) 2482 3023 Ret. 10% § -
Horari encion. Lunes a Viernes de 08:30 a 14:00 hrs. TOTAL § 116,620

| Michel Jara Medel
irectora de Administracion
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Verodnica Sandoval Padilla

De: Diego Donoso <ddonoso@tekkrom.cl>
Enviado el: jueves, 25 de enero de 2018 11:05
Para: "Verdnica Sandoval Padilla’

Asunto: RE: COTIZACION

Estimada

Podriamos realizar la encuadernacion $20.000+iva c/u

De: Veronica Sandoval Padilla [mailto:vsandoval@lobarnecheaseguridad.cl]
Enviado el: jueves, 25 de enero de 2018 10:32

Para: ddonoso@tekkrom.cl

Asunto: COTIZACION

Importancia: Alta

Estimado Daniel,

Junto con saludar, favor solicito cotizar el anillado de los 2 calendarios las medidas de estos son: 1.57x0.90 son 12 hojas
por calendario.

Quedo atenta a sus comentarios.
Saludos Cordiales,

Veronica Sandoval Padilla
Asistente administracion y logistica
Lo Barnechea Seguridad

Proyecto Lo Barnechea - AMSZO

Fono, (+562)24823000
Av. El Rodeo 13.541 Interior, Lo Barnechea
www.lobarnecheasequridad.cl




Tekkrom Accién Grafica Compaiiia Ltda.
Avda. Apoguindo 3297 local 2 Las Condes
Teléfono 23532900

Fax 22318055

Cotizacion

-
TEKKROM ACCION GRAFICA LTDA
Atn.

_

rEotizacir’:n N°: 1005314 | Emision : 22/01/2018 Vencimiento : 06/02/2018 | Fono : 231 7800 Fax : 231 8055 h
ltem N Unid. Cantidad Precio Unit. Total
- $ w

[ ]|001 IMPRESION COLOR 1.57X0.90 Cc/U 12 $6,500 78,000*
. )
Neto o $| 7800000
VA - - $ 14,820.00
Total $ 92,820J
has

Observaciones: - Cotizacién Valida por 15 dias.
- Plazos y Formas de Pago a convenir.



