AMSZO

Asociacion de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana en la Zona Oriente

RUT: 65.118.035-

K

Avenida Las Condes N°14.891, Lo Barnechea

Fono: (562) 2482

3000

Fecha Emision: 06/02/2018
Fecha Entrega: 06/03/2018

ORDEN DE COMPRA N° 383

Forma de Pago CREDITO 30 DIAS

Centro de Costo MOTOS
Proveedor COMERCIAL MOTOCREDITO LTDA
RUT 76.269.389-5 Contacto Sergio Soto
Direccion Eyzaguirre Telefono 227613287
Comuna San Bernardo
VALOR VALOR
) e e e UNITARIO TOTAL
UNI709 2 'Cascos Motoristas, tallaS 38033[ § 78,066
~ UNI710 8 'Cascos Motoristas, talla M 39033| § 312,264
UNI723 18 Cascos Motoristas, tallaL - ) ~ 39033| % 702,594
UNI724 2 Cascos Motoristas, talla XL 39033| $ 78,086
eras— S ) B ) & M.
) ) $ -1% -
B - S N 5 -8 -
B B 3 -1$ -
(S— B S |- A -8 -
- |8 -1$ - -
I S R B R s
, R | o
Y e — |5 -8 :
$ -3 -
Observaciones: Diferencia a cancelar por cambio de cascos de motos,
Se devuelven 37 cascos PRO TORK LS2, se adquieren 30 cascos
IXS HX 207. Sub Total $ 1,170,990
Descuento1 & -
Entregar Facturas en Depto. de Administracion y Logistica Sub Total Neto $ 1,170,990
Av. El Rodeo N°13.541, Comuna de Lo Barnechea IVA19% $ 222,488
Fono: (562) 2482 3023 Ret. 10% $ -
Horario de Atencion: Lunes a Viernes de 08:30 a 14:00 hrs. TOTAL $§ 1,393,478
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rfarfan@lobarnecheaseguridad.cl

De: Mary Carmen Cabrera <mcabrera@lobarnecheaseguridad.cl>
Enviado el: lunes, 5 de febrero de 2018 11:43

Para: ‘Alejandro Villarroel’; finanzas@mtbx.cl

CcC: rfarfan@lobarnecheaseguridad.cl; ‘Catalina Osorio’

Asunto: RE: Solicitud Cambio de Cascos

Perfecto.... Asi lo haremos

De: Alejandro Villarroel [mailto:avillarroel@mtbx.cl]
Enviado el: lunes, 5 de febrero de 2018 11:00

* LO Ba g8 eChea Para: 'Mary Carmen Cabrera' <mcabrera@lobarnecheaseguridad.cl>;
se 0 unda finanzas@mtbx.cl
CC: rfarfan@lobarnecheaseguridad.cl; 'Catalina Osorio’

1 405 <cosorio@lobarnecheaseguridad.cl>
Asunto: RE: Solicitud Cambio de Cascos

Envianos la oocc y procedo con el envio lo antes posible

Saludos

Alejandro Villarroel

Gerente Motobox

Fono 56-9 50126729

Locales en : San Bernardo - Pudahuel
Independencia- Puente Alto

070

Motobox

De: Mary Carmen Cabrera [mailto:mcabrera@lobarnecheaseguridad.cl]

Enviado el: lunes, 5 de febrero de 2018 10:42

Para: 'Alejandro Villarroel' <avillarroel@mtbx.cl>; finanzas@mtbx.cl

CC: rfarfan@lobarnecheaseguridad.cl; 'Catalina Osorio’ <cosorio@lobarnecheaseguridad.cl>
Asunto: RE: Solicitud Cambio de Cascos

Estimado Alejandro,

Ya tenemos autorizacion para cancelar la diferencia para realizar el cambio de los cascos.
Emitiremos la OC hoy mismo y en cuanto la tengamos firmada te la enviaremos.

Cuando podemos coordinar el cambio??

Quedo atenta a tus prontas noticias.

Cordiales saludos,




Mary Carmen Cabrera C.

Jefa de Administracion y Logistica
Lo Barnechea Seguridad

Proyecto Lo Barnechea - AMISZO

* Lo Barnechea Fonos (v82) 2482 3020

se g uri d ad Av. El Rodeo 13.541 Interior, Lo Barnechea
www.lobarnecheaseguridad.cl

@1 I 05 &5 Antes de imprimir, piensa en el Medio Ambiente: revisa siempre el documento y hazlo

preferentemente en doble cara o en papel borrador.

De: Alejandro Villarroel [mailto:avillarroel@mtbx.cl]
Enviado el: viernes, 2 de febrero de 2018 11:37
Para: 'Mary Carmen Cabrera' <mcabrera@Ilobarnecheaseguridad.cl>; finanzas@mtbx.cl
CC: rfarfan@lobarnecheaseguridad.cl
Asunto: RE: Solicitud Cambio de Cascos

Asi es Mary Carmen

Saludos

Alejandro Villarroel

Gerente Motobox

Fono 56-9 50126729

Locales en : San Bernardo - Pudahuel
Independencia- Puente Alto

0’0

Motobox

De: Mary Carmen Cabrera [mailto:mcabrera@lobarnecheaseguridad.cl]
Enviado el: viernes, 2 de febrero de 2018 11:27

Para: avillarroel@mtbx.cl; finanzas@mtbx.cl

CC: rfarfan@lobarnecheaseguridad.cl

Asunto: RE: Solicitud Cambio de Cascos

Estimado Alejandro,

Tengo una consulta respecto de coémo emitir la OC por esta diferencia.

El valor total a pagar segun lo que indicas es de $1.393.488.-, este valor es bruto?, yo creo que si, pero necesito tu
confirmacidn para emitir correctamente la OC.

Quedo atenta a tus prontas noticias.

Cordiales saludos,

Mary Carmen Cabrera C.
Jefa de Administracién y Logistica



Lo Barnechea Seguridad

Q- LoBarnechea

Iseguridad|

21405

Proyecto Lo Barnechea - AMSZO

Fono: (+562) 2482 3020

Anexo: 120

Av. El Rodeo 13.541 Interior, Lo Barnechea
www.lobarnecheaseguridad.cl

541 Antes de imprimir, piensa en el Medio Ambiente: revisa siempre el documento y hazlo
preferentemente en doble cara o en papel borrador

De: rfarfan@lobarnecheaseguridad.cl
[mailto:rfarfan@lobarnecheaseguridad.cl]

Enviado el: jueves, 1 de febrero de 2018 8:19
Para: 'Mary Carmen Cabrera' <mcabrera@lobarnecheaseguridad.cl>

Asunto: RV: Solicitud Cambio de Cascos

Reenvio propuesta de Alejandro por el cambio de los cascos.

Saludos,

Rodrigo Farfan R.
Proyecto Lo Barnechea - AMSZO

Fono: (+562) 2482 3024

Anexo: 124

Av. El Rodeo 13.541 Interior, Lo Barnechea
www.lobarnecheasequridad.cl

De: Alejandro Villarroel [mailto:avillarroel@mtbx.cl]

Enviado el: miércoles, 31 de enero de 2018 18:16
Para: 'Rodrigo Farfan' <rfarfan@lobarnecheaseguridad.cl>

CC: finanzas@mtbx.cl
Asunto: RE: Solicitud Cambio de Cascos

Rodrigo

Segln lo conversado es el delta de la diferencia, mas el iva que se pierde al hacer Ia nota de credito

Osea
$413,469 iva
$980,019 diferencia

Saludos

Alejandro Villarroel

Gerente Motobox

Fono 56-9 50126729

Locales en : San Bernardo - Pudahuel
Independencia- Puente Alto



0’0

* LoBarnechea

'seguridad| Motobox

@1 405 De: Rodrigo Farfan [mailto:rfarfan@lobarnecheaseguridad.cl]

Enviado el: jueves, 28 de diciembre de 2017 19:02
Para: 'Alejandro Villarroel' <avillarroel@mtbx.cl>
CC: 'Rene Monsalves' <rmonsalves@lobarnecheaseguridad.cl>

Asunto: RE: Solicitud Cambio de Cascos

Alejandro,

Favor no te olvides de consultar por el procedimiento para esta transaccion.
Quedo atento a tus comentarios.

Saludos,

Rodrigo Farfan R.

Jefe de Administracién y Logistica
Lo Barnechea Seguridad

Proyecto Lo Barnechea - AMSZO

Fono: (+562) 2482 3020

Anexo: 120

Av. El Rodeo 13.541 Interior, Lo Barnechea
www.lobarnecheaseguridad.cl

4 Antes de imprimir, piensa en el Medio Ambiente: revisa siempre el documento y hazio preferentemente en doble cara o en papel borrador,

De: Rodrigo Farfan [mailto:rfarfan@lobarnecheaseguridad.cl]
Enviado el: miércoles, 20 de diciembre de 2017 13:05

Para: 'Alejandro Villarroel' <avillarroel@mtbx.cl>

CC: 'Rene Monsalves' <rmonsalves@lobarnecheaseguridad.cl>
Asunto: RE: Solicitud Cambio de Cascos

Estimado Alejandro,

Te envio adjunta factura de compra por los cascos que adquirimos. Ademas en correos anteriores se aprecian los
precios considerados. Actualmente contamos con 37 cascos para devolver, dado que uno de los que estabamos usando
se quebrd al caer de una moto, asi que debimos reponerlo. Por lo que los valores considerados son los siguientes:

PRO TORK |HX 207
CATIDAD 37 30
VALOR UNITARIO 558,815 599,990
NETO | $2,176,155| $2,999,700
IVA| $413,469| $569,943




| TOTAL| $2,589,624| $3,569,643| $980,019 (Diferencia a pagar)

Quedo atento a tus comentarios.

* LoBarnechea | soos

seguridad

1 405 Rodrigo Farfan R,
Jefe de Administracion y Logistica

Lo Barnechea Seguridad
Proyecto Lo Barnechea - AMSZO

Fono: (+562) 2482 3020

Anexo: 120

Av. El Rodeo 13.541 Interior, Lo Barnechea
www.lobarnecheaseguridad.cl

&5 Antes de imprimir, piensa en el Medio Ambiente: revisa siempre el documento y hazlo preferentemente en doble cara o en papel borrador.

De: Alejandro Villarroel [mailto:avillarroel@mtbx.cl]
Enviado el: viernes, 15 de diciembre de 2017 20:42

Para: Rodrigo Farfan <rfarfan@lobarnecheaseguridad.cl>
Asunto: Re: Solicitud Cambio de Cascos

Si estan disponibles

Saludos
Alejandro Villarroel

El 15-12-2017, a la(s) 18:59, Rodrigo Farfan <rfarfan@lobarnecheaseguridad.cl> escribid:

Estimado Alejandro,

Te comento que fue aprobada el acta que permite realizar la transaccion. Favor confirmar cantidad de
cascos a adquirir. Te recuerdo que son 30 cascos.

Quedo atento a tus comentarios.
Saludos,

<image002.jpg>

Rodrigo Farfan R.

Jefe de Administracién y Logistica
Lo Barnechea Seguridad

Proyecto Lo Barnechea - AMSZO

Fono: (+562) 2482 3020

Anexo: 120

Av. El Rodeo 13.541 Interior, Lo Barnechea
www.lobarnecheaseguridad.cl

4 Antes de imprimir, piensa en el Medio Ambiente: revisa siempre el documento y hazlo preferentemente en doble cara o en
papel borrador.



De: Alejandro Villarroel [mailto:avillarroel@mtbx.cl]

Enviado el: lunes, 2 de octubre de 2017 12:19

Para: 'Rodrigo Farfan' <rfarfan@lobarnecheaseguridad.cl>

CC: 'Ana Bonilla' <abonilla@lobarnecheaseguridad.cl>; 'Rene Monsalves'
<rmonsalves@lobarnecheaseguridad.cl>; 'Michel Jara' <mjara@Ilobarnecheaseguridad.cl>
Asunto: RE: Solicitud Cambio de Cascos

Ok Rodrigo
Hagamoslos asi

Saludos

Alejandro Villarroel

Gerente Motobox

Fono (56-9) 50126729

Locales en : San Bernardo - Pudahuel
Independencia- Puente Alto

<image004.png>

De: Rodrigo Farfan [mailto:rfarfan@lobarnecheaseguridad.cl]

Enviado el: viernes, 29 de septiembre de 2017 10:57

Para: 'Alejandro Villarroel' <avillarroel@mtbx.cl>

CC: 'Ana Bonilla' <abonilla@lobarnecheaseguridad.cl>; 'Rene Monsalves'
<rmonsalves@Ilobarnecheaseguridad.cl>; 'Michel Jara' <mjara@lobarnecheaseguridad.cl>
Asunto: RE: Solicitud Cambio de Cascos

Alejandro, como estas?

Por favor no te olvides de evaluar lo que te planteaba en correo del 13 de Septiembre, para poder
incluir tema en reunion de directores que se viene pronto y poder agilizar los procesos.

Quedo atento a tus comentarios.
Saludos,

<image006.jpg>

Rodrigo Farfan R.

Jefe de Administracion y Logistica
Lo Barnechea Seguridad

Proyecto Lo Barnechea - AMSZO

Fono: (+562) 2482 3020

Anexo: 120

Av. El Rodeo 13.541 Interior, Lo Barnechea
www.lobarnecheaseguridad.cl

& Antes de imprimir, piensa en el Medio Ambiente: revisa siempre el documento y hazlo preferentemente en doble cara o en
papel borrador.

De: Rodrigo Farfan [mailto:rfarfan@lobarnecheaseguridad.cl]

Enviado el: jueves, 21 de septiembre de 2017 16:02

Para: 'Alejandro Villarroel' <avillarroel@mtbx.cl>

CC: 'Ana Bonilla' <abonilla@lobarnecheaseguridad.cl>; 'Rene Monsalves'

6



<rmonsalves@lobarnecheaseguridad.cl>; 'Michel Jara' <mjara@lobarnecheaseguridad.cl>
Asunto: RE: Solicitud Cambio de Cascos

Estimado Alejandro,

No te olvides de evaluar lo que te comento acerca del cambio de cascos con lo propuesto.
Quedo atento a tus comentarios.

Saludos,

<image006.jpg>

Rodrigo Farfan R.

Jefe de Administracién y Logistica
Lo Barnechea Seguridad

Proyecto Lo Barnechea - AMSZO

Fono: (+562) 2482 3020

Anexo: 120

Av. El Rodeo 13.541 Interior, Lo Barnechea
www.lobarnecheaseguridad.cl

& Antes de imprimir, piensa en el Medio Ambiente: revisa siempre el documento y hazio preferentemente en doble cara o en
papel borrador.

De: Rodrigo Farfan [mailto:rfarfan@lobarnecheaseguridad.cl]

Enviado el: miércoles, 13 de septiembre de 2017 18:06

Para: 'Alejandro Villarroel' <avillarroel@mtbx.cl>

CC: 'Ana Bonilla' <abonilla@lobarnecheaseguridad.cl>; 'Rene Monsalves'
<rmonsalves@lobarnecheaseguridad.cl>; 'Michel Jara' <mjara@lobarnecheaseguridad.cl>
Asunto: RE: Solicitud Cambio de Cascos

Alejandro,

Como te comentaba por teléfono el casco que nos enviaste como muestra tuvo buena acogida, tanto
por el personal, como por el area de Operaciones , ademas de nuestra prevencionista.

Asi mismo te comentaba acerca de nuestra baja de presupuesto por el periodo, lo que trajo consigo
reduccién de personal motorizado y disminucién en la capacidad de adquisiciones. Dado esto, no
contamos con el monto para realizar la transaccion, considerando que la diferencia por casco es
demasiada grande. Sabemos que el que nos estds ofreciendo es de otra calidad, aprovecho de solicitar
que me detalles las certificaciones que me mencionabas por teléfono.

Queria proponerte, para darle una solucién a nuestro problema, entregarte los 38 cascos con los que
contamos, los que se encuentran completamente nuevos (solo dos motoristas nos aceptaron los cascos
nuevos, que eran 40), asi con el monto acumulado a favor (38 cascos x $58.815 = $2.234.970) rebajar el
total a pagar por 30 cascos de los propuestos ahora (que son los que necesitamos actualmente
considerando reduccion de personal motorizado), debiendo pagar una diferencia de $764.730,
considerando que los 30 cascos de la propuesta nueva cuestan $2.999.700

Espero que lo propuesto sea acogido de la mejor forma, dado que es un problema contar con los cascos
que adquirimos.



Quedo atento a tus comentarios.

Saludos,
<image007.jpg>

Rodrigo Farfan R.

Jefe de Administracién y Logistica
Lo Barnechea Seguridad

Proyecto Lo Barnechea - AMSZO

Fono: (+562) 2482 3020

Anexo: 120

Av. El Rodeo 13.541 Interior, Lo Barnechea
www.lobarnecheaseguridad.cl

#4 Antes de imprimir, piensa en el Medio Ambiente: revisa siempre el documento y hazlo preferentemente en doble cara 0 en
papel borrador.

De: Alejandro Villarroel [mailto:avillarroel@mtbx.cl]

Enviado el: lunes, 11 de septiembre de 2017 17:19

Para: 'Rodrigo Farfan' <rfarfan@lobarnecheaseguridad.cl>

CC: 'Ana Bonilla' <abonilla@lobarnecheaseguridad.cl>; 'Rene Monsalves'
<rmonsalves@lobarnecheaseguridad.cl>; 'Michel Jara' <mjara@lobarnecheaseguridad.cl>
Asunto: RE: Solicitud Cambio de Cascos

Rodrigo

El casco sale precio publico $126.042.-
Valor a pagar a Uds. $99.990.-
Menos valor casco entregado S 58.815.-
Diferencia a pagar S 41.175.-

Valores netos

Saludos

Alejandro Villarroel

Gerente Motobox

Fono (56-9) 50126729

Locales en : San Bernardo - Pudahuel
Independencia- Puente Alto

<image004.png>

De: Rodrigo Farfan [mailto:rfarfan@lobarnecheaseguridad.cl]

Enviado el: lunes, 11 de septiembre de 2017 16:27

Para: 'Alejandro Villarroel' <avillarroel@mtbx.cl>

CC: 'Ana Bonilla' <abonilla@lobarnecheaseguridad.cl>; 'Rene Monsalves'
<rmonsalves@lobarnecheaseguridad.cl>; 'Michel Jara' <mjara@lobarnecheaseguridad.cl>
Asunto: RE: Solicitud Cambio de Cascos

Estimado Alejandro,
No te olvides de enviarme el valor del casco por favor.

Quedo a la espera.



Saludos,

<image008.jpg>

Rodrigo Farfan R.

Jefe de Administracion y Logistica
Lo Barnechea Seguridad

Proyecto Lo Barnechea - AMSZO

Fono: (+562) 2482 3020

Anexo: 120

Av. El Rodeo 13.541 Interior, Lo Barnechea
www.lobarnecheaseguridad.cl

&5 Antes de imprimir, piensa en el Medio Ambiente: revisa siempre el documento y hazlo preferentemente en doble cara o en
papel borrador.

De: Alejandro Villarroel [mailto:avillarroel @mtbx.cl]

Enviado el: martes, 5 de septiembre de 2017 17:31

Para: 'Rodrigo Farfan' <rfarfan@I|obarnecheaseguridad.cl>

CC: 'Ana Bonilla' <abonilla@lobarnecheaseguridad.cl>; 'Rene Monsalves'
<rmonsalves@lobarnecheaseguridad.cl>; 'Michel Jara' <mjara@lobarnecheaseguridad.cl>
Asunto: RE: Solicitud Cambio de Cascos

Ok digame cuando se lo puedo enviar

Saludos

Alejandro Villarroel

Gerente Motobox

Fono (56-9) 50126729

Locales en : San Bernardo - Pudahuel
Independencia- Puente Alto

<image004.png>

De: Rodrigo Farfan [mailto:rfarfan@lobarnecheaseguridad.cl]

Enviado el: martes, 5 de septiembre de 2017 17:23

Para: avillarroel@mtbx.cl

CC: 'Ana Bonilla' <abonilla@lobarnecheaseguridad.cl>; 'Rene Monsalves'
<rmonsalves@lobarnecheaseguridad.cl>; 'Michel Jara' <mjara@lobarnecheaseguridad.cl>
Asunto: RV: Solicitud Cambio de Cascos

Estimado Alejandro,

Nos gustaria ver el casco y por supuesto la certificacién con la que cuenta.
Quedo atento a tus comentarios.

Saludos,

<image012.jpg>

Rodrigo Farfan R.
Jefe de Administracién y Logistica
Lo Barnechea Seguridad



Proyecto Lo Barnechea - AMSZO

Fono: (+562) 2482 3020

Anexo: 120

Av. El Rodeo 13.541 Interior, Lo Barnechea
www . lobarnecheaseguridad.cl

&5 Antes de imprimir, piensa en el Medio Ambiente: revisa siempre el documento y hazlo preferentemente en doble cara o en
papel borrador.

De: Ana Bonilla [mailto:abonilla@lobarnecheaseguridad.cl]
Enviado el: martes, 5 de septiembre de 2017 16:24

Para: 'Rodrigo Farfan' <rfarfan@lobarnecheaseguridad.cl>
Asunto: RE: Solicitud Cambio de Cascos

Rodrigo,

¢ Es posible que podamos verlo? Me interesa ver el tipo de certificacion con la que cuenta y la calidad.

<image012.jpg>
Ana Carolina Bonilla Alcayaga

Prevencionista de Riesgos
Lo Barnechea Seguridad
Proyecto Lo Barnechea - AMSZO

Movil (*569) 52394956
Av, El Rodeo 13,541 Interior, Lo Barnechea
www.lobarnecheaseguridad.cl

& Antes de imprimir, piensa en el Medio Ambiente: revisa siempre el documento y hazlo preferentemente en doble cara o en
papel borrador.

De: Rodrigo Farfan [mailto:rfarfan@lobarnecheaseguridad.cl]
Enviado el: martes, 5 de septiembre de 2017 14:49

Para: 'Ana Bonilla' <abonilla@lobarnecheaseguridad.cl>
Asunto: RV: Solicitud Cambio de Cascos

Estimada Carolina,

Te reenvio informacidn enviada por proveedor de cascos. Necesito saber si estos cascos son de nuestro
interes para recibir muestra.

Quedo atento a tus comentarios.

<image012.jpg>

Rodrigo Farfan R.

Jefe de Administracion y Logistica
Lo Barnechea Seguridad

Proyecto Lo Barnechea - AMSZO

Fono: (+562) 2482 3020
Anexo: 120

10



Av. El Rodeo 13.541 Interior, Lo Barnechea
www.lobarnecheaseguridad.cl

&5 Antes de imprimir, piensa en el Medio Ambiente: revisa siempre el documento y hazlo preferentemente en doble cara o en
papel borrador.

De: Alejandro Villarroel [mailto:avillarroel@mtbx.cl]

Enviado el: martes, 5 de septiembre de 2017 14:30

Para: 'Rodrigo Farfan' <rfarfan@lobarnecheaseguridad.cl>
CC: 'Rene Monsalves' <rmonsalves@lobarnecheaseguridad.cl>
Asunto: RE: Solicitud Cambio de Cascos

Estimado Rodrigo

Si no hay problemas, el casco que nosotros tenemos que es mayor la calidad es el IXS, ingles . se lo
puedo enviar para que lo vean . este tiene un valor de $ 150.000.- pero puedo hacer un buen descuento
para que los puedan recibir y aceptariamos los otros cascos.

Digame Ud. si se lo envio para que lo revisen. Adjunto fotos

Saludos

Alejandro Villarroel

Gerente Motobox

Fono (56-9) 50126729

Locales en : San Bernardo - Pudahuel
Independencia- Puente Alto

<image004.png>

De: Rodrigo Farfan [mailto:rfarfan@lobarnecheaseguridad.cl]
Enviado el: lunes, 4 de septiembre de 2017 19:30

Para: avillarroel@mtbx.cl

CC: 'Rene Monsalves' <rmonsalves@lobarnecheaseguridad.cl>
Asunto: RV: Solicitud Cambio de Cascos

Estimado Alejandro,

Me estaba tratando de comunicar con ud. A su celular sin éxito. Le escribo de Lo Barnechea Seguridad,
yo le planteaba a la srta. Astrid la posibilidad de cambiar los cascos. Como le comentaba, no recibieron
la aceptacion que esperabamos por parte de los usuarios de nuestra empresa, no les convence la
calidad y no los quieren recibir.

Por esto es que solicito la alternativa de un eventual cambio de cascos, si hubiera alguna diferencia a
considerar por favor indicarla. Necesitamos dar una solucion a la problematica.

Quedo atento a sus comentarios.

<image012.jpg>

Rodrigo Farfan R.

Jefe de Administracién y Logistica
Lo Barnechea Seguridad

Proyecto Lo Barnechea - AMSZ0

Fono: (+562) 2482 3020
Anexo: 120

11



Av. El Rodeo 13.541 Interior, Lo Barnechea
www.lobarnecheasequridad.cl

&5 Antes de imprimir, piensa en el Medio Ambiente: revisa siempre el documento y hazlo preferentemente en doble cara o en
papel borrador.

De: Rodrigo Farfan [mailto:rfarfan@lobarnecheaseguridad.cl]
Enviado el: jueves, 31 de agosto de 2017 12:48

Para: 'ventas.sanbernardo@mtdx.cl' <ventas.sanbernardo@mtdx.cl>
CC: 'Rene Monsalves' <rmonsalves@lobarnecheaseguridad.cl>
Asunto: Solicitud Cambio de Cascos

Estimados,

A finales de marzo, se generé Orden de Compra por la adquisicién de cascos para motoristas, marca Pro
Tork. Dichos cascos los recibimos el 19 de Mayo del presente. Estos cascos no han tenido buena
aceptacion por parte de nuestra seccidn de operaciones, donde nos indican que no muestran la
suficiente seguridad y no convencen respecto a la calidad. Necesito saber si es posible el cambio de
cascos. Actualmente contamos con cascos LS2 (se adjuntan fotografias), los que muestran una calidad
distinta y ante accidentes han funcionado de la mejor forma. Si tuvieran estos cascos o de similares
caracteristicas, me interesaria saber cuanto deberiamos cancelar por ellos.

Necesito encontrar una solucién, porque los cascos que compramaos no nos sirven.
Quedo atento a sus comentarios.
Saludos,

<image012.jpg>

Rodrigo Farfan R.

Jefe de Administracion y Logistica
Lo Barnechea Seguridad

Proyecto Lo Barnechea - AMSZO

Fono: (+562) 2482 3020

Anexo: 120

Av. El Rodeo 13.541 Interior, Lo Barnechea
www.lobarnecheaseguridad.cl

g5 Antes de imprimir, piensa en el Medio Ambiente: revisa siempre el documento y hazlo preferentemente en doble cara o en
papel borrador.
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