2>AMSZO

MACION 0F MUNICIPALICADLE PARA LA
A POMA ORIBKT

Asociacion de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana en la Zona Oriente

RUT: 65.118.035-K

Avenida Las Condes N°14.891, Lo Barnechea Fecha Emisién: 26/02/2018
Fono: (562) 2482 3000 Fecha Entrega: 01/03/2018

ORDEN DE COMPRA N° 394

Forma de Pago CREDITO 30 DIAS
Centro de Costo ATENCION A VICTIMAS

Proveedor BARRA ZAMBRA IMPRESORES LTDA.
RUT 76.216.845-6 Contacto Francisco Barra Zambra
Direccién Manuel A. Tocornal N°1882 Telefono 2 2556 8853
Comuna Santiago
VALOR VALOR
CODIGO CTDAD. DESCRIPCION UNITARIO TOTAL
__ADM146 5000  |Volante _ 63| $ 315000
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Observaciones: Volantes de "Autocuidado”, 14 x 21,5 cms.
Sub Total $ 315,000
Descuento1  $ -
Entregar Facturas en Depto. de Administracién y Logistica Sub Total Neto § 315,000
Av. El Rodeo N*13:541, €omuna de Lo Barnechea IVA19% $ 59,850
Fono: (562) 2482 3023 "‘%‘4\ Ret. 10% $ .
es de 08:30 a 14:00 hrs. TOTAL $ 374,850
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rfarfan@lobarnecheaseguridad.cl —

De: Francisco Barra <francisco_barrazambra@yahoo.com>
Enviado el: miércoles, 21 de febrero de 2018 12:50

Para: rfarfan@lobarnecheaseguridad.cl

Asunto: Re:

HOLA

POR 5000 $ 315.000 + IVA

SALUDOS

El Miércoles, 21 de febrero, 2018 12:47:56, "rfarfan@lobarnecheaseguridad.cl" <rfarfan@lobarnecheaseguridad.cl>
escribié:

Gracias Francisco,
Favor no olvidar cotizar lo mismo por 5.000 unidades.
Saludos,

Rodrigo Farfan R.
Proyecto Lo Barnechea - AMSZO

I Fono: (+562) 2482 3024
A\ LoBa rnechea Fone (+552) 24
i Av. El Rodeo 13.541 Int_erior‘ Lo Barnechea
|
|

1405 | www_lobarnecheasequridad.cl
De: Francisco Barra

[mailto:francisco_barrazambra@yahoo.com]
Enviado el: miércoles, 21 de febrero de 2018 12:44
Para: rfarfan@lobarnecheaseguridad.cl

Asunto: Re:

HOLA
POR 2000 VOLANTES $ 215.000 + IVA
SALUDOS

El Martes, 20 de febrero, 2018 9:13:17, "rfarfan@Iobarnecheasequridad.cl" <rfarfan@lobarnecheasequridad.cl> escribio:

Francisco,

Por favor cotizar, necesitamos esto en forma urgente.



