%> AMSZO

Asociacién de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana en la Zona Oriente

RUT: 65.118.035-K

Avenida Las Condes N°14.891, Lo Barnechea Fecha Emisién: 09/08/2018
Fono: (562) 2482 3000 Fecha Entrega: 09/09/2018

ORDEN DE COMPRA N° 463

Forma de Pago CONTADO
Centro de Costo MOTOS

PrOVeedor SERV'KAS SA.

RUT 76.270.386-6 Contacto

Direccion Jose Alcalde Delano 10501 Telefono 228569482
Comuna Lo Barnechea

VALOR

CODIGO s DESCRIPCION UNITARIO

MOT138 1 Mano de obra ) 59700 $ ;
MOTO67 1 ~ |Empaquetadura Culata o B B 33133| § 33,133
MOTO037 1 Empaquetadura Base Cilindro 1489 $ 1,489
MOT157 1 Hilo perno Esparrago ) ) ) 9950 $ 9,950
MOT158 1 Aceite semi sintetico 10W30 25185| $ 25,185
$ | 8 :
$ -8 -
$ -1 $ -
3 |8 :
$ -1$ <
$ -1$ =
| § -1 % -
. 1% -3 <
$ -19 -
Observaciones:
Sub Total $ 129,457
Descuento 1§ =
Entregar Facturas en Depto. de Administracién y Logistica Sub Total Neto $ 129,457
Av. El Rodeo N°13.541, Comuna de Lo Barnechea IVA19% $ 24,597
Fono: (562) 2482 3023 Ret. 10% $ -
Horario de Atencion: Lunes.a Vie 2 08:30 a 14:00 hrs. S TAN$ 154,054
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Autorizacion Presupuesto

Cuenta

Centro Costo

Usuario : vsp Ve B®




SERVIKAS SA
CONCESIONARIO OFICEAL HONDA
Fonos; 228369482 Fak: 0

RUT i 76270386-6

PRESUPUESTON°7606

PROPIETARIO :ASQO. DE MUNIC. PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA

VEHICULO:HONDA 300 300 Ben 2017 Rojo

Pagfda:]

Fecha ','29'-:(?6_-2018
Horn 115:32:31

FECHA INGRES0:29-06-2018'

PATENTE:DTC78 VIN:9C2ZND1210FR720005
KILOMETRAJE:] _
RECEPCIONISTA:CLAUDIO TOBAR
Actividad Bescripeion Sub-Total
MECANICA *REPASAR HILO PERNO ESPARRAGO 9.950
*MANG OBRA TOTAL _ 59.700
ok 6965{]
‘REPUESTOS *EMPAQ. CULATA XRE 300 33.133
*EMPAQ: BASE CILINDRO _ 1.489
*ACEITE SEM! SINTETICO 10W30 HONDA 25.185
' wa 59.807
- Subtotal Neto
MECANICA  69.650 69.630
REPUESTOS ~ 59.807° 59.807

Neto': 129.457
Tva-: 24,597 _
Total: 154.054 /



Maz Carmen Cabrera

De:

Enviado el:
Para:

cC:

Asunto:

Datos adjuntos:

Estimado Claudio,

Mary Carmen Cabrera <mcabrera@lobarnecheaseguridad.cl>
viernes, 13 de julio de 2018 14:32

‘ctobar@autokas.cl'

'jefedepatio@lobarnecheaseguridad.cl’; 'Veronica Sandoval Padilla’
RE: OT/15611, DTC78 , PPTO/7606

Presupuesto_No_7606.pdf

Te agradeceré proceder con la reparacién de la moto mencionada.
Aceptamos el presupuesto enviado.

\ LO Ba n ech ea Emitiremos la OC correspondiente.

uedo atenta a tus noticias.
seguridad g
Cordiales saludos,

1405

Mary Carmen Cabrera C.

Jefa de Administracion y Logistica

Lo Barnechea Seguridad

Proyecto Lo Barnechea - AMSZO

Fono: (+562) 2482 3020
Anexo: 120

Av. El Rodeo 13.541 Interior, Lo Barnechea

www.lobarnecheaseguridad.cl

&4 Antes de imprimir, piensa en el Medio Ambiente: revisa siempre el documento y hazlo preferentemente en doble cara o en papel borrador.

-----Mensaje original-----

De: ctobar@autokas.cl <ctobar@autokas.cl>

Enviado el: viernes, 29 de junio de 2018 14:34

Para: jefedepatio@lobarnecheaseguridad.cl; mcabrera@lobarnecheaseguridad.cl; ctobar@autokas.cl
Asunto: OT/15611, DTC78 , PPTO/7606

Importancia: Baja

SR(A) ASO. DE MUNIC. PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA

ADJUNTO DOCUMENTO ASOCIADO A PRESUPUESTO SOLICITADO POR UD

LE SALUDA ATTE.
CLAUDIO TOBAR
SERVIKAS SA



