»AMSZO

Asociacion de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana en la Zona Oriente

RUT: 65.118.035-K

Avenida El Rodeo N°13.541, Lo Barnechea Fecha Emision: 16/05/2019
Fono: (562) 2482 3000 Fecha Entrega: 30/05/2019

ORDEN DE COMPRA N° 590 v

Forma de Pago CONTADO
Centro de Costo ADMINISTRACION CENTRAL LAS

) CONDES
Proveedor UNIVERSIDAD ADOLFO IBANEZ
RUT 71.543.200-5 Contacto
Direccion Presidente Errazuriz N° 3485 Telefono 293311227
Comuna Las Condes
VALOR VALOR
CODIGO CTDAD. DESCRIPCION UNITARIO TOTAL
OPEO71 1 Capacitacion _ ~ 693] % 69
$ -1$ =
$ -1% -
$ -l 8 -
$ -8 -
3 -1 % -
3 -1% -
$ -1$ -
$ -1$ &
$ -1% -
$ -1$ =
$ -1 % 5
$ -18 2
$ -1 $ e
Observaciones: E| VALOR EXPRESA ES EN UNIDAD DE FOMENTO SIENDO ESTE DE:
69,3UF. Sub Total $ 69
Descuento 1 $ -
Entregar Facturas en Depto. de Administracion y Logistica Sub Total Neto $ 69
Av. El Rodeo N°13.541, Comuna de Lo Barnechea IVA 19%
WCIPAL
Fono: (562) 2482 3023 Ret 305%™ 0450

Horario de Atencién: Lunes Wémes de 08:30 a 14:00 hrs.
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-Mary Carmen C_abrera

De:
Enviado el:
Para:

CC:
Asunto:

Perfecto

A\ Lo Barnechea

@1405

Pilar Mujica De Goyeneche <pilar.mujica@uai.cl>

martes, 14 de mayo de 2019 17:51

Mary Carmen Cabrera

os.gutierrezp@gmail.com; jclopez@lobarnecheaseguridad.cl
RE: Aceptacién DIA 2019

Quedo atenta a la OC correspondiente
Saludos,

-
PILAR MUJICA DE GOYENECHE

Admisién Postgrados

Pilar. mujica@uai.cl
[+56 2] 2331 1227
Avda. Presidente Errdzuriz 3485, Las Condes

De: Mary Carmen Cabrera <mcabrera@lobarnecheaseguridad.cl>
Enviado el: martes, 14 de mayo de 2019 16:06

Para: Pilar Mujica De Goyeneche <pilar.mujica@uai.cl>

CC: os.gutierrezp@gmail.com; jclopez@lobarnecheaseguridad.cl

Asunto: RE: Aceptacién DIA 2019

Estimada Pilar,

De acuerdo a lo conversado telefénicamente, te agradeceré confirmarme que el valor a pagar por el Diplomado de

Oscar Gutierrez es por 69,3 UF que corresponde al 60% del total del diplomado, considerando el 20% de descuento por

ser funcionario publico y el 3% por descuento por pago al contado.
El saldo del 40% equivalente a 46,2 UF debera ser pagado por Oscar.

Quedo atenta a tu confirmacion.

Cordiales saludos,

®



