HAMSZO

Asociacién de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana en la Zona Oriente

RUT: 65.118.035-K
Avenida El Rodeo N°13.541, Lo Barnechea
Fono: (562) 2482 3000

Fecha Emision: 20/05/2019
Fecha Entrega: 30/05/2019

ORDEN DE COMPRA N° 597 v

CV MOTOS SPA v

Forma de Pago CONTADO
Centro de Costo MOTOS

Proveedor
RUT 76.466.652-6 Contacto
Direccion LIRA Telefono 226657155
Comuna Santiago
VALOR VALOR
CODIGO CTDAD. DESCRIPCION UNITARIO TOTAL
~MOTO002 20 '‘Ampolleta foco mayor 1176] $§ 23,520
sl 20 ['Ampolieta foco trasero 235! $ 4,700
$ -1 8 -
$ -1 $ -
$ -1 % -
$ i 1 —— :
; $ -1 z
. |3 -1 $ .
$ -8 %
$ 1% -
$ -1 $ i
. $ -1 8§ e
o B $ 18 ®
$ -1 8 -
Observaciones:
Sub Total $ 28,220
Descuento1  $ -
Entregar Facturas en Depto. de Administracion y Logistica 28,220
Av. El Rodeo N°13.541, Comuna de Lo Barnechea 5,362
Fono: (5662) 2482 3023 -
Horario de Atencion: Lunes a Viernes de 08:30 a 14:00 hrs.
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Juan Carlos Lépez

Nt e ]
De: Ventas - CVMOTOS <ventas@cvmotos.cl>
Enviado el: jueves, 2 de mayo de 2019 17:15
Para: "Juan Carlos Lopez'
Asunto: RE: SOLICITUD DE COTIZACION

Buenas Tardes,
Le informo que tenemos en stock las ampolletas solicitadas.

Ampolleta delantera H4 12V 35/35W: Precio oferta de: $ 1.400.- IVA

Incluido (unidad).
« LO Ba % Ampolleta Freno 12V 21/5w: $ 280.- Iva incluido (unidad).

1 40 5 Transmision nos llega la préxima seman{

Atte.

Marcos Astete
CVMOTOS
Lira 640, Santiago.
Fono: 22 6657155.

De: Juan Carlos Lépez <jclopez@lobarnecheaseguridad.cl>

Enviado el: jueves, 02 de mayo de 2019 14:21

Para: ventas@cvmotos.cl

CC: 'Mary Carmen Cabrera' <mcabrera@lobarnecheaseguridad.cl>; jefedepatio@lobarnecheaseguridad.cl
Asunto: SOLICITUD DE COTIZACION

Estimados, les solicito cotizar los siguientes repuestos:

kit de transmisién de las motos Honda CRF 250L
Ampolletas H4 para foco mayor
Ampolletas de doble contacto 21/5 watts para focos traseros

Atentamente

Juan Carlos Lépez F.

Asistente de Administracion y Logistica
Lo Barnechea Seguridad

Proyecto Lo Barnechea - AMSZO

Fono: (+562) 2482 3023

Anexo: 123

Av. El Rodeo 13.541 Interior, Lo Barnechea
www lobarnecheasequridad c



