25AMSZO

Asociacion de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana en la Zona Oriente

RUT: 65.118.035-K
Avenida El Rodeo N°13.541, Lo Barnechea Fecha Emisién: 25/06/2019
Fono: (562) 2482 3000 Fecha Entrega: 28/06/2019

ORDEN DE COMPRA N° 622 7

Forma de Pago CONTADO
Centro de Costo MOTOS

Proveedor GD MOTOS SPA

RUT 76.723.797-9 Contacto

Direccion MANQUEHUE SUR 250 Telefono 56 9 98341888
Comuna Las Condes

VALOR
CODIGO CTDAD. DESCRIPCION UNITARIO
MOT172 5 MANILLA FRENO HONDA CRF 250 L _ 13397| $ 66,985
MOT173 5 MANILLA FRENO HONDA XRE 300 8107| $ 40,535
MOT174 5 MANILLA EMBRAGE HONDA CRF 250 L 15806| $ 79,030
MOT175 5 MANILLA EMBRAGE HONDA XRE 300 8249| $ 41,245
$ -1 % =
$ -1 $ =
$ -1 % =
$ -1 % 2
$ -1 % =
$ -8 -
$ -1 % &
$ -1 $ =
$ -1 9 "
$ -] % =
Observaciones: 5 MANILLAS FRENO HONDA CRF 250 L
5 MANILLAS FRENO HONDA XRE 300
5 MANILLAS EMBRAGE HONDA CRF 250 L Sub Total $ 227,795
5 MANILLAS EMBRAGE HONDA XRE 300 |Descuento 1§ &

Entregar Facturas en Depto. de Administracién y Logistica Sub Total Neto $ 227,795
Av. El Rodeo N°13.541, Comuna de Lo Barnechea \HEGH 43,281
Fono: (562) 2482 3023

Horario de Atencidn: Lunes a Vierne

e 08:30 a 14:00 hrs. : 71,076 ~
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Claudio Hantelmann
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De: GRIGORY DOUDNIK <repuestos@gdmotos.cl>
Enviado el: lunes, 24 de junio de 2019 16:29

Para: ‘Claudio Hantelmann'

Asunto: RE: Cotizacion repuestos moto

Datos adjuntos: DATOS TRANSFERENCIA GDMOTOS 2018.jpg
Don Claudio.

Junto con saludar envio datos solicitados.
En cuanto a la forma de pago puede ser con Transferencia o depdsito bancario.

RAZON SOCIAL : GD MOTOS SPA
RUT: 76.723.797-9

Quedo atento a sus comentarios
GD

De: Claudio Hantelmann [mailto:chantelmann@lobarnecheaseguridad.cl]
Enviado el: lunes, 24 de junio de 2019 15:43

Para: 'GRIGORY DOUDNIK' <repuestos@gdmotos.cl>

Asunto: RE: Cotizacion repuestos moto

Grigory,

Enviame por favor los datos para generar la Orden de compra.
Razon social, Rut, forma de pago, etc.

Slds.

Claudio Hantelmann G.

Asistente Administracion y Logistica

* LO Ba rnechea Lo Barnechea Seguridad

'seguridad Proyecto Lo Barnechea - AMSZO

ono (+562)24523000
Anexo: 123

&y El Rodeo 13.541 Interior, Lo Bamechea

De: GRIGORY DOUDNIK <repuestos@gdmotos.cl>
Enviado el: lunes, 17 de junio de 2019 10:52




Para: 'Claudio Hantelmann' <chantelmann@lobarnecheaseguridad.cl>
Asunto: RE: Cotizacidn repuestos moto

No estimado, son totalmente distitnos.

GD

De: Claudio Hantelmann [mailto:chantelmann@Ilobarnecheaseguridad.cl]
Enviado el: lunes, 17 de junio de 2019 10:51

Para: 'GRIGORY DOUDNIK' <repuestos@gdmotos.cl>

Asunto: RE: Cotizacion repuestos moto

Tienes los mismos repuestos para el modelo HONDA CRF 250L

Gracias.

De: GRIGORY DOUDNIK <repuestos@gdmotos.cl>

Enviado el: lunes, 17 de junio de 2019 10:47

Para: 'Claudio Hantelmann' <chantelmann@I|obarnecheaseguridad.cl>
Asunto: RV: Cotizacion repuestos moto

Estimado

Muy buenos dias, reenvio cotizacion solicitada.

Saludos
GD

De: repuestos@gdmotos.cl [mailto:repuestos@gdmotos.cl]
Enviado el: lunes, 17 de junio de 2019 10:45

Para: repuestos <repuestos@gdmotos.cl>

Asunto: Rv: Cotizacién repuestos moto

Enviado desde mi Movistar

------- Mensaje original --------

Asunto: Re: Cotizacién repuestos moto
De: repuestos@gdmotos.cl

Para: Claudio Hantelmann

CC:

Estimado.
Muy buenos dias, envio valores Repuestos XRE300:

MANILLA EMBRAGUE $8.249.- C/U MAS IVA
MANILLA FRENO. $8.107.-,C/U MAS IVA
RRODAMIENTO DIRECCION $18.885.- C/U MAS IVA
RETEN SUPERIOR $5.837.- MAS IVA

RETEN INFERIOR $4.542.- MAS IVA

Saludos
GD



Enviado desde mi Movistar

------- Mensaje original ----—--

Asunto: RE: Cotizacién repuestos moto
De: Claudio Hantelmann

Para: 'GRIGORY DOUDNIK'

CC:

Grigory,
Cuéntame si los precios de las manillas son para ambas modelos de motos solicitados.
Por otro lado, el juego de direccién solo incluye rodamiento superior y reten inferior? Si hay otros componentes

favor incorporar.

Gracias.

Claudio Hantelmann G.

Asistente Administracion y Logistica

* LO Ba rnechea | Lo Barnechea Seguridad

sequ Fld a Proyecto Lo Barnechea - AMSZO

Fonao (+562)24823000
Anexo: 123

Av El Rodeo 13.541 Interior, Lo Barnechea

De: GRIGORY DOUDNIK <repuestos@gdmotos.cl>

Enviado el: martes, 11 de junio de 2019 17:31

Para: 'Claudio Hantelmann' <chantelmann@Iobarnecheaseguridad.cl>
Asunto: RE: Cotizacién repuestos moto

Estimado.
Muy buenas tardes, junto con saludar envio valor y disponibilidad Repuestos solicitados;

e MANILLA FRENO $13.397.- C/U MAS IVA

e MANILLA DE EMBRAGUE $15.806.- C/U MAS IVA

e RODAMIENTO SUPERIOR DIRECCION $25.741.- C/U MAS IVA
e RETEN INFERIOR $3.716.- MAS IVA

Saludos
Quedo atento
GD

De: Claudio Hantelmann [mailto:chantelmann@lobarnecheaseguridad.cl]
Enviado el: martes, 11 de junio de 2019 17:11




Para: repuestos@gdmotos.cl
Asunto: Cotizacion repuestos moto

Favor enviar cotizacion con los siguientes datos.

Razén Social, AMSZO

Rut : 65.118.038-k

Giro : OTRAS ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS
Direccién: AV. EL RODEO 13.541 — LO BARNECHEA
Teléfono: 224823123

e o o

2 Juegos direccion, MOTO HONDA CRF 250L
5 MANILLAS DE FRENO, MODELOS MOTO HONDA CRF 250L - XRE 300
5 MANILLAS DE EMBRAGE, MODELOS MOTO HONDA CRF 250L - XRE 300

Gracias.

Claudio Hantelmann G.

Asistente Administracion y Logistica

* Lo Ba rnechea Lo Barnechea Seguridad

seguridad Proyecto Lo Barnechea - AMSZO

Fono (+562)24823000
Anexo: 123
|

Av El Rodeo 13.541 Interior, Lo Barmmechea

Libre de virus. www.avg.com




)

RFepuestos

Lo nom

Cta. Vista
19-419-11325-47
Banco de Chile
Grigory Doudnik
w_ 6282029K
repuestos@gdmotos.cl



