»AMSZO

ACION DF MUHICIPALIDADES P
AD COUDADANA OF LA 2OMA O

Asociacion de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana en la Zona Oriente

RUT: 65.118.035-K

Avenida El Rodeo N°13.541, Lo Barnechea Fecha Emision: 28/06/2019
Fono: (562) 2482 3000 Fecha Entrega: 30/07/2019

ORDEN DE COMPRA N° 634

Forma de Pago CONTADO
Centro de Costo ADMINISTRACION GENERAL

Proveedor EMPRESA EL MERCURIO SOCIEDAD ANONIMA PERIODISTICA

RUT 90.193.000-7 Contacto
Direccién AV SANTA MARIA Telefono
Comuna Vitacura

VALOR VALOR
CODIGO CTDAD. DESCRIPCION UNITARIO TOTAL

ADM 226 1 INSERTO PERIODICO i B _ 3250000 $ 3,250,000
$ -1 $ -
$ -8 E
$ -1 % -
$ -1 % s
$ -1% =
1% -1 8 -
$ -1 8 -
_____ $ -1% -
|8 -1 8 ?)
$ -1 S =
1% -1 % -
|9 -1 8 -
$ -1 8 -

Observaciones: |NSERTO PERIODICO, VOTACION CONSULTA CIUDADANA

(LO BARNECHEA 50% AMSZO)
Sub Total $ 3,250,000
Descuento 1 $ -
Entregar Facturas en Depto. de Administracion y Logistica 3,250,000
Av. El Rodeo N°13.541, Comuna de Lo Barnechea 617,500
3,867,500
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."Oz ﬁ tagada ~
vy a0 Y

‘?‘ﬂ‘fontrol Interndfs

Autorizacién Presupuelﬁﬁ:

Cuenta \]
Centro Costo \
Usuario : vsp Ve B°




De: Viviana.Escobar@mercurio.cl <Viviana.Escobar@mercurio.cl>
Enviado el: lunes, 24 de junio de 2019 11:47

Para: mjarriagada@amszo.cl

Asunto: RE: Datos OC AMSZO

Hola Ma Jose , adjunto valor de publicacién para generar la
oC

EL MERCURIO

Aviso 1/2 pagina MD 10 x 6 = 27,9 cms alto x 28,9 cms
ancho, cuerpo C, impar, domingo $ 6.500.000 mas iva

El valor a cancelar x AMZO es el 50% de $ 3.250.000 mas iva
y el otro 50% lo cancela la Municipalidad de Las Condes
Los datos del diario son

EL MERCURIO SAP

Rut 0.193.000-7

Av Santa Maria 5542

Quedo a la espera de la OC

Saludos

Viviana Escobar R.

Ejecutiva Venta Publicidad
El Mercurio S.A.P.

23301921 - 9 4382081
viviana.e:scobar@mercurio.cl

De: mjarriagada@amszo.cl [mailto:mjarriagada@amszo.cl]
Enviado el: lunes, 24 de junio de 2019 11:38

Para: Escobar R, Viviana

Asunto: Datos OC AMSZO

Estimada Viviana:

Junto con saludar, te reitero mi peticion, relativo al pago por la publicacién del dia 30 de junio.
Te agradeceria me remitieras el valor total, junto a los datos de El Mercurio, a fin de realizar la
orden de compra lo mas pronto posible y generar el pago.

Quedo atenta

Saludos y gracias
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